
HAKIJA Digita Oy , PL 99, 00521 HELSINKI

RAKENNUSPAIKKA 753-409-0013-0043
Knutersintie, 04130 Sipoo

Kiinteistön nimi Korpiparkki
Pinta-ala 22250 m²
Kaavatilanne Oikeusvaikutteinen yleiskaava 2025

TOIMENPIDE Telecom-masto ja siihen liittyvän laitetilan rakentaminen.

Lisäselvitys Kiinteistö Korpiparkki 753-409-13-43 on rekisteröity 11.8.2020. Kiinteistön
pinta-ala on noin 2,225 ha.  Sipoon kunta omistaa kiinteistön ja
tonttipäällikkö on laatinut maanvuokrasopimuksen noin 150 m²:n suuruisen
maa-alan vuokraamisesta Digita Oy:lle maston ja laitetilan sijoittamiseksi.

Kyseessä on rakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiselle
suunnittelutarvealueelle.

 Hakijan hakemukselleen esittämät perustelut
Telecom-maston (60 m) ja siihen liittyvän laitetilan (8,7 m²) rakentaminen.
Vapaasti seisova ristikkomasto (ei
haruksia). Pienehkö vuokra-alue, noin 150 m² ja tulotie mastolle. Perustus
tehdään joko paikalla valettavalla
betonianturalla tai kallioperustuksena. Perustus saatetaan joutua
paaluttamaan, mikäli maapohja sitä vaatii.
Maadoitusverkko upotetaan maaperään perustan ja laitetilan ympärille.
Maanrakennustyöt rajoittuvat maston ja tulotien alueelle. Hakija pyytää, että
kunta hoitaa poikkeamislupahakemuksen viralliset naapurinkuulemiset sekä
rakennusluvan kuulemiset samassa yhteydessä.

Haetaan poikkeamista yleiskaavan MLY alueen määräyksiin; telecom-
maston ja pienehkön laitetilan rakentaminen. Suunnitellun maston
tarvealueella ei ole kaavoissa osoitettua tukiasemapaikkaa tai muuta
radioteknisesti tai ympäristöllisesti sopivaa paikkaa tukiasemalle (masto ja
laitetila). Lähimmät olemassa olevat mastot ovat joko liian kaukana, liian
matalia tai maston Tukiasema olisi nk. monioperaattorimallia, joten siihen
voi sijoittaa kaikkien operaattoreiden laitteita. Eduskunta on nähnyt
telepalvelut tarpeelliseksi ja huomioinut ne (2014/2015) voimaan tulleessa
laissa: Tietoyhteiskuntakaarilaki. Hankkeella on myös yleistä turvallisuutta
parantava vaikutus ympäröiville alueille (puhelujen kuuluvuus).
Poikkeamiselle on erityinen syy (sähköisten viestinnän palveluiden tarpeet
ja alueen matkapuhelinverkon kuuluvuuden ja kapasiteetin turvaaminen).
Maisemavaikutukset ovat myös rajatut neulamaisena kohteena ja
pienialaisena rakennuspaikkana pysäköintialueen vieressä.

Hakijan mielestä hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle, eikä se aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä.
Hankkeella on  rajatut vaikutukset maisemaan. Hanke ei vaikeuta erityisten
luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä alueella. Hanke ei
vaikeuta virkistystarpeiden turvaamista alueella (huoltotietä käytetään vain
muutaman kerran vuodessa (vikatilanteet tukiasemalla jne.).
Tukiasema on osaltaan tarvealueen teknistä yhdyskuntainfraa. Hanke
parantaa tarvealueen mobiiliverkon toimintaa ja lisää sen kapasiteettia
merkittävästi. Eduskunta on nähnyt telepalvelut tarpeelliseksi ja huomioinut

SIPOON KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU
Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Lupatunnus 24-0308-SUU 29.10.2024 § 114 Sivu 1



ne (2014/2015) voimaan tulleessa laissa: Tietoyhteiskuntakaarilaki.
Hankkeella on myös yleistä turvallisuutta parantava vaikutus ympäröiville
alueille (puhelujen kuuluvuus). Poikkeamiselle on erityinen syy (sähköisten
viestinnän palveluiden tarpeet ja alueen matkapuhelinverkon kuuluvuuden
ja kapasiteetin turvaaminen).

 Hakijan selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan
Mastoa ei merkitä lentoestemerkinnöillä tai -valoilla. Maston väri on
harmaa, joten se sulautuu kohtuullisesti maisemaan ja sen alaosa
peittyy/maisemoituu osittain ympäröivän metsäalueen puuston sekaan.
Maston (ylä)ristikko-osa ja antennit tulevat ympäröivien puunlatvustojen
yläpuolelle. Maston ympäristöhaitat ovat lähinnä visuaalisia,
kaukomaisemassa masto on neulamainen kohde. Laitetila on varsin pieni ja
näkyy vain läheltä. Laitetilan väri on väritykseltään harmaa ja se sulautuu
hyvin alueen maisemaan. Tukiasemalaitteet asennetaan laitetilaan ja
antennit ja radioyksiköt asennetaan mastoon. Laitetilan sisällä olevat laitteet
aiheuttavat jonkin verran ääntä (ilmanvaihto), sen ääni kuuluu vain aivan
laitetilan lähituntumassa.

KUULEMINEN Kunta on kuullut naapurit. Kuulemisen yhteydessä jätettiin seuraavat
huomautukset.

 Huomautus A
Kiinteistön 753-409-13-39 omistaja on todennut huomautuksessaan
seuraavaa:
Saken gäller fastighet LILLJOFS beteckning 753-409-13-39. Jag fick ett
brev gällande mastbygge. Jag åberopar att platsen för mastens placering inte
får hindra infart och utfart till skogsområdet till vänster om
parkeringsplatsen.Jag har rätt att använda ett 8 meters transportvägsområde
på ifrågavarande plats. Dessutom ingår ett område som är  20 x 6 meter stort
som är betecknat lagringsplats. Nyttjanderättsenhet K28354 ( protokoll
/lantmäteriverket, förrättningsnummer 2020-632118 måste uppfyllas för att
jag skall godkänna detta förslag.

 Huomautus B
Kiinteistön 753-409-13-35 omistajat ovat todenneet huomautuksessaan
seuraavaa: Masto tulee rumentamaan kansallispuistoa merkittävästi.
yrityksemme sijaitsee aivan maston vierellä ja linkki haittaa toimintaamme.
Koko liikeideamme perustuu luonnon läheisyyteen ja luontokokemukseen
johon korkea linkki ei mitenkään sovi. Korvenportin parkkipaikka on portti
kansallispuistoon, joten kävijät törmäävät ensimmäisenä korkeaan
metallilinkkiin. Emme ole nähneet vielä missään aikaisemmin että linkkejä
olisi rakennettu vastaaviin paikkoihin. Lisäksi linkki tullaan rakentamaan
luonnonkivimuodostelman päälle, joten samalla sitten tuhotaan sekin.
Vastustamme siis linkin sijoittamista juuri parkkipaikan välittömään
läheisyyteen.

 Valmistelijan vastine huomautukseen A
Tonttipäällikkö muutti huomautuksen jälkeen vuokra-alueen sijaintia siten,
että se ei sijoitu enää puutavaran varastointialueelle (000-2020-K28356)
eikä rasitetielle (000-2020-K28354).

 Hakijan vastine huomautukseen B
Digita Oy on 19.2.2024 ja 29.4.2024 toimittanut Sipoon kunnan
rakennusvalvontaan rakennuspaikkaa 753-409-13-43 koskevan poikkeamis-
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ja rakennuslupahakemuksen. Digitan tarkoituksena on rakentaa kiinteistöille
noin 60 metriä korkea matkaviestin masto ja noin 9 m2:n suuruinen laitetila.

Maston rakentamisen taustalla on tarve varmistaa alueelle laadukkaat ja
kapasiteetiltaan riittävät mobiiliverkon yhteydet. Alueella on havaittu
matkaviestinverkon katvealueita, joissa edes normaalit puhelut eivät
välttämättä toimi. Toimiva matkaviestinverkko on turvallisuuskysymys
(hätäpuhelut, -paikannus), koska Sipoonkorven kansallispuistossa on
runsaasti retkeilijöitä/matkailijoita. Lähimmät tukiasemat sijaitsevat
tarvealueesta liian kaukana, jotta mobiiliyhteydet toimisivat nykyajan
vaatimusten mukaisesti.

Poikkeamiselle on erityinen syy - mobiiliverkon toimintavarmuuden, laadun
ja kapasiteetin varmistaminen alueella. Hanke mahdollistaa nykyaikaisten ja
tulevien sähköisten
palveluiden tarjoamisen tarvealueella.

Mastolle on kartoitettu myös muita sijoituspaikkoja ja ko. sijainti on
valikoitunut radioteknisten ja alueen muun maankäyttösuunnittelun
perusteella yhdessä Sipoon kunnan kanssa.

Suunniteltu uusi masto on monioperaattorimallia eli tarkoituksena on
rakentaa yksi masto useamman operaattorin tarvetta varten. Tällä pyritään
välttämään useiden eri mastojen rakentaminen samalle alueelle.

Rakennuskohteen sirorakenteisuuden ja pienialaisuuden vuoksi se ei
heikennä merkittävästi luonto-, ympäristö- ja virkistysarvoja alueella.
Huoltotie ja masto eivät estä alueella kulkemista ja retkeilyä ym.
virkistystoimintaa. Maston ja laitetilan ympärillä vuokra-alueen
ulkopuolella on maisemoivaa puustoa. Rakennustöissä huomioidaan myös
muut ympäristöasiat korostetulla huolellisuudella.

Mastoa ei varusteta lentoestevaloin eikä päivämerkinnöin (maalauksin),
joten masto ei merkittävästi vaikuta maisemakuvaan. Masto on maisemassa
neulamainen kohde. Katsomme, että maston rakentaminen on
tarkoituksenmukaista ja olemme toimittaneet hakemuksen mukana MRA
64§:n mukaisen selvityksen. Rakennushankkeelle on esitetty perustelut ja
erityiset syyt.

LAUSUNNOT

Lausunnon antaja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristokeskus
Lausuntopvm 08.05.2024
Sisältö Sipoon kunta on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja

infrastruktuuri -vastuualueelta lausuntoa
koskien rakennushanketta kiinteistöllä 753-409-13-43, maantie 11636
(Knutersintie) varrella, Sipoossa.
Hakemus koskee 60 metriä korkean tietoliikenneantennimaston ja laitetilan
rakentamista. Kulku mastolle
tapahtuu olemassa olevasta liittymästä, joka sijaitsee tierekisteriosoitteessa
11636/1/6790/oikea.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue lausuu
naapurina seuraavaa:
Maantien 11636 suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien
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keskilinjasta. Rakennusta ei saa pitää
maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44 §).
Maantien suoja- ja
näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa taikka muuta
rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka
käytöstä voi aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle
(LjMTL 46 § 1. mom.). Kun
antennimasto ja laitetila sijoitetaan maantien suoja-alueen (20 m)
ulkopuolelle, ei Uudenmaan ELY-keskuksella ole huomautettavaa niiden
sijaintiin kiinteistöllä.

Maantien 11636 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä ko. alueella on
noin 555 ajoneuvoa, josta
raskaiden ajoneuvojen osuus on noin 2 %. Alueella on nopeusrajoitus 60
km/h.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
suhtautuu kielteisesti hulevesien ja
puhdistettujen jätevesien johtamiseen maantien sivuojaan.

Tämä lausunto on oltava käsillä, kun rakentamisesta päättävä viranomainen
harkitsee Maankäyttö- ja
rakennuslain taikka muun lainsäädännön edellytyksiä luvan myöntämiseksi
suunnitellulle hankkeelle. Mikäli kunnan viranomainen katsoo, että asia
koskee ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat tai elinkeinot, työvoima
ja osaaminen -vastuualueita, tulee asiasta kuulla edellä mainittuja
vastuualueita erikseen.

Lausunto lähetetään ainoastaan sähköpostilla ja arkistoidaan sähköiseen
järjestelmään.

Lausunnon antaja Traficom
Sisältö Lupa seuraavan lentoesteen asettamiseen myönnetään.

Lentoeste: Hagen
Tyyppi: Masto
Sijainti: 60°18'55.00"N 025°12'09.10"E (WGS84)
Korkeus: 62.0 m maanpinnasta, 102.5 m merenpinnasta (N2000) ID-
numero: 60638
Päätöksessä on huomioitu Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lausunto
Fintraffic 162417, 5.3.2024.

Luvan ehdot
1. Esteen korottaminen tai sijaintipaikan muuttaminen edellyttää uutta
lentoestelausuntoa ja lentoestelupaa.
2. Jos estettä ei ole pystytetty 05.03.2026 mennessä, lupa raukeaa.
3. Esteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta ja ylläpitäjän
vaihtumisesta on annettava erillinen ilmoitus Traficomille
(lentopaikat@traficom.fi). Ilmoituksessa tulee mainita esteen ID-numero.

Tämä lupa ei poista mahdollisten muiden lupien tarvetta.

Maston paikkaa siirrettiin saadun lausunnon jälkeen. Heikki
Silpola/Ylitarkastaja/Liikennejärjestelmäpalvelut
totesi sähköpostiviestissä: Masto sijaitsee esterajoituspintojen ulkopuolella
ja sen korkeus ei nouse, joten lupakäsittelyä ei tarvitse uusia. Tällainen
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muutos ilmoitetaan Traficomille valmistumisilmoituksen yhteydessä,
toteutuneet korkeustiedot ja sijaintikoordinaatit ETRS89 maantieteelliset
(~WGS84) koordinaatistossa.

ESITTELIJÄN PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennus- ja ympäristövaliokunta toteaa, että hakemuksen mukainen
rakennushanke sijaitsee maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n tarkoittamalla
suunnittelutarvealueella. Hanke edellyttää MRL 137 §:n mukaista
suunnittelutarveratkaisua.

Suunnittelutarveratkaisu
Rakennus- ja ympäristövaliokunta on tutkinut asian ja katsoo, että
tietoliikennemaston (60 m) ja siihen liittyvän laitetilan (n. 8,7 k-m²)
rakentaminen kiinteistölle Korpiparkki 753-409-13-43 ei täytä maankäyttö-
ja rakennuslain 137 §:n edellytyksiä.

Päätösehdotuksen perustelut

 Sipoon yleiskaava 2025
Alueella on  voimassa Sipoon yleiskaava 2025, joka on tullut voimaan
25.1.2012. Suunniteltu masto ja laitetila sijoittuvat laajat yhtenäiset
metsäalueet/metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja
ekologisen verkoston kannalta merkittävä (MLY). Merkinnällä osoitetaan
pääasiassa metsätalouskäytössä olevia, pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä
metsäalueita, jotka ovat seudullisen ekologisen verkoston kannalta
merkittäviä. Alueiden sisään jää myös vesialueita. Alueita käytetään
pääasiallisen käyttötarkoituksen lisäksi myös muihin tarkoituksiin, kuten
maanviljelyyn, haja-asutusluontoiseen rakentamiseen ja loma-asumiseen.
Metsien hoitaminen ja käyttäminen alueella perustuu metsälain säädöksiin.
Alueen suunnittelussa tulee turvata metsätalouden ja muiden
maaseutuelinkeinojen toimintaedellytykset. Alueen säilyminen yhtenäisenä
tulee turvata välttämällä alueen pirstomista muulla maankäytöllä siten, että
syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laaja-alaista, pysyvää tai
muuta merkittävää pitkäkestoista haittaa. Alueelle voidaan toteuttaa ulkoilu-
ja virkistysreittejä sekä virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakenteita.
Reittien sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot.
Toteuttamisen tulee perustua yksityiskohtaiseen suunnitelmaan.

Asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla tulee noudattaa seuraavia
rakentamista ohjaavia määräyksiä: Korkeille ja näkyville kukkuloille ja
kallioalueille sekä maisemallisesti merkittäville peltoalueille rakentamista
tulee välttää. Rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan
olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennusten
sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman
luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy.

 Emätilaselvitys
Emätilaselvitystä ei ole tarpeen laatia. Mastolla ja siihen liittyvällä
laitetilalla ei ole vaikutusta alueen rakentamisen mitoitukseen.

 Rakennuspaikan sijainti yhdyskuntarakenteessa
Kyseessä on noin 60 metrisen vapaasti seisovan ristikkomaston ja siihen
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liittyvän 8.7 k-m²:n laitetilan rakentamisesta. Rakennuspaikka sijoittuu
Korvenportin parkkipaikan välittömään läheisyyteen. Masto ja laitetila ovat
sijoitettu asemapiirroksessa pysäköintialueen vieressä olevan kallion päälle.
Mastolle ja laitetilalle pääsyä varten on tarkoituksena toteuttaa portaat,
jonka kautta on mahdollista suorittaa huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
Erillistä huoltotietä ei ole tarkoituksena rakentaa vaan kulku tapahtuisi
Korvenportin pysäköintialueen kautta. Maston ja laitetilan sijoittuminen on
esitetty yleiskaavan mukaiselle (MLY) alueelle. Kiinteistö on rakentamaton.

Luvanhakija on perustellut maston tarpeen hakemuksessa ja sen erillisissä
liitteissä. Hanketta arvioitaessa masto ja laitetila eivät kuitenkaan sovellu
hakemuksessa esitetylle rakennuspaikalle ja kiinteistölle.

 Arviointi
Sipoon kunta omistaa kiinteistön 753-409-13-43, joka rajoittuu
Sipoonkorven kansallispuistoon. Kiinteistölle 753-409-13-43 on parhaillaan
vireillä toinen suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamishakemus. Sipoon
kunnan tarkoituksena on mahdollistaa tällä toisella hankkeella Korvenportin
ja Sipoonkorven alueen kehittämistä. Ensisijaisesti kunnan intressinä on
edistää ja kehittää Sipoonkorven kansallispuiston matkailupalveluita.
Kiinteistölle kohdistuu tulevaisuudessa matkailuun liittyvää
rakentamispainetta. Toteutuessaan masto ja laitetila sijoittuisivat
Korvenportin parkkipaikan välittömään läheisyyteen aiheuttaen merkittävää
haittaa lähialueen tulevalle suunnittelulle ja sen maankäytön muulle
järjestämiselle. Noin 60 metriä korkea masto tulisi myös erottumaan alueen
maisemassa haitallisesti. Kiinteistön lähiympäristössä on haja-
asutusluonteista rakentamista. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 130 metrin
etäisyydellä. Naapuri on jättänyt huomautuksen kuulemisen yhteydessä.
Hankkeella on edellä mainituin perustein haitallisia vaikutuksia alueen
tulevaan maankäyttöön sekä maisemaan ja naapureihin. Maston ja laitetilan
rakentamiselle tulee etsiä lähialueelta muita sijoituspaikkavaihtoehtoja,
jotka ovat sijainniltaan sekä maisemallisesti vähemmän keskeisiltä alueilta.

Suunnittelutarveratkaisu:

1) aiheuttaa haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden
käytön muulle järjestämiselle.

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien
toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden
kannalta.

3) ei ole sopivaa maisemalliselta kannalta ja vaikeuttaa erityisten luonnon-
tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden
turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella johtaa vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita
vaikutuksia.

Hakemuksen mukainen rakentaminen ei täytä rakentamiselle MRL 137
§:ssä asetettuja erityisiä edellytyksiä.

Sovelletut oikeusohjeet - Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 §
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- Sipoon kunnan hallintosääntö 33 §

PÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristövaliokunta hyväksyi lupavalmistelupäällikön
ehdotuksen.

Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.11.2024, jolloin sen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
Viimeinen valituspäivä päätöksestä on 09.12.2024.

Liitteet Asemapiirros

Tiedoksi Hakija
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Huomautuksen tehneet naapurit

Maksu Maksu rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksan mukaan.

Pöytäkirjan pitäjä Sofia Uí Shúilleabháin
Rakennusvalvontasihteeri - Byggnadstillsynssekr

Päätöksen tiedot on syötetty Sipoon kunnan sähköiseen
rakennusvalvontarekisteriin. Tätä asiakirjaa ei leimata eikä allekirjoiteta.

SIPOON KUNTA SUUNNITTELUTARVERATKAISU
Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Lupatunnus 24-0308-SUU 29.10.2024 § 114 Sivu 7



VALITUSOSOITUS (PÄÄTÖKSEN ASIASISÄLLÖSTÄ)

Rakennus- ja ympäristövaliokunnan tekemään  poikkeamispäätökseen tai
suunnittelutarveratkaisuun  saa hakea muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelle tehtävällä kirjallisella valituksella. Oikeus valituksen tekemiseen
on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai
muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa
huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa;
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös
vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka
tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen
suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös
on julkipanopäivän jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta
määräaikaan. Valitus on toimitettava niin, että se on käytettävissä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, saa kirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituksen lähettäminen postitse tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän
vastuulla.

Valituksessa, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta ja miltä kohdin muutosta haetaan
-perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
-muutoksenhakijan nimi ja yhteystiedot
Valitus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti
allekirjoitettava.

Valitukseen on liitettävä
-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty
tuomioistuinmaksulaissa.

Yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42079
Puhelinnumero: 029 56 42000
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
ht_tps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET (KÄSITTELYMAKSUSTA)

Tämän päätökseen käsittelymaksuun tyytymätön voi tehdä
käsittelymaksusta kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen
käsittelymaksusta ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa kuluessa siitä, kun päätös on
julkipanopäivän jälkeen annettu. Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava niin, että se on käytettävissä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei
työskennellä, saa kirjelmän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköpostina tapahtuu
lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Sipoon kunnan rakennus-
ja ympäristövaliokunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 7, 04131 Sipoo
Käyntiosoite: Lukkarinmäentie 2
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sipoo.fi
Vaihde: +358 9 23531

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 perjantai
klo 8.00-14.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Sipoon kunnan
kirjaamosta.
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